10/6/24, 10:28 Zimbra:

Zimbra: pmoizze@rec.unicen.edu.ar

Re: Pict 2019 fondos

De : Marcela Rodriguez vie, 07 de jun de 2024 14:34
<mariamarcelarodriguez@hotmail.com>

Asunto : Re: Pict 2019 fondos
Para : MARIA PAOLA MOIZZE <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>

Hola Paola:

Espero que te encuentres muy bien. Te escribo en caracter de directora del PICT 2019-
03469 para solicitar el reintegro del proyecto por un monto de $136.208,42.

Desde ya muchas gracias, saludos!
Dra. Marcela Rodriguez

Enviado desde Outlook para Android

From: MOIZZE, MARIA PAOLA <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>
Sent: Friday, June 7, 2024 2:25:56 PM

To: Marcela Rodriguez <mariamarcelarodriguez@hotmail.com>
Subject: Re: Pict 2019 fondos

correo a mi directo
beso

Cra Maria Paola Moizze

Unidad Administradora

Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnologia
UNCPBA- Campus Universitario

249 4385540 int 1524

Domicilio legal calle Pinto 399
Tandil (7000)

" Lo Esencial es Invisible a los ojos"
----- Mensaje original -----
De: "Marcela Rodriguez" <mariamarcelarodriguez@hotmail.com>
Para: "pao" <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>
Enviados: Viernes, 7 de Junio 2024 14:22:08
Asunto: Re: Pict 2019 fondos
Hola Pao!

¢Como estas? Te mando un correo dirigido a vos directamente solicitando ese dinero? ¢éO
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