15/12/23, 14:45 Zimbra:

Zimbra: pmoizze@rec.unicen.edu.ar

Re: Presentacion de facturas para su reintegro y consulta

De : Irene Rubel <irerubel@yahoo.com.ar> vie, 15 de dic de 2023 14:41
Asunto : Re: Presentacion de facturas para su reintegro y #23 ficheros adjuntos
consulta

Para : MARIA PAOLA MOIZZE
<pmoizze@rec.unicen.edu.ar>

Responder a : Irene Rubel <irerubel@yahoo.com.ar>

Hola Paola,

Como estas? queria avisarte que por bolsa te envié las facturas que ya te habia
presentado digitales (y te los envié por bolsa, junto con otros que te adjunto en este
mail).

También te escribo para solicitarte un adelanto de $260.000.- para la compra de insumos,
con los fondos disponibles del proyecto PICT 2019-1220, que esta bajo mi direccion.

Un saludito,

Irene
Dra. Irene Rubel

Investigador Adjunto CONICET
Facultad de Ingenieria UNICEN, Olavarria
Prof. Adj. Facultad de Agronomia UNICEN, Azul

TE / FAX: +54-02284-451-055 int. 243
CEL: +54-249-467 1515

El miércoles, 6 de diciembre de 2023, 15:18:08 ART, MOIZZE, MARIA PAOLA
<pmoizze@rec.unicen.edu.ar> escribio:

Irene como estas
por favor necesito los originales,
tu tramite esta en tesoreria , en estos dias tendras la trasnf

por favor fijate de hacer un pedido de adelanto de fondos asi lo tenes para realizar los
pagos q necesites

tenes fondos disponibles por $266.169

saludos y quedo a la espera de los originales

Cra Maria Paola Moizze
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Unidad Administradora
Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnologia
UNCPBA- Campus Universitario

249 4385540 int 1524

Domicilio legal calle Pinto 399
Tandil (7000)

" Lo Esencial es Invisible a los 0jos"

————— Mensaje original -----

De: "Irene Rubel" <irerubel@yahoo.com.ar>

Para: "pao" <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>

Enviados: Miércoles, 6 de Diciembre 2023 12:39:13

Asunto: Presentacidn de facturas para su reintegro y consulta

Hola Paola, Como estas?Te envio adjunto el comprobante de transferencia y la factura
correspondiente a la compra de insumos (mangueras para riego para el cultivo
experimental) realizada. Como directora de PICT 2019-1220, solicito se gestione el
reintegro de la factura N°© 00001-00172195.Aprovecho a consultarte si la gestion de
reintegro de la factura presentada anteriormente ($30000) y la solicitud de adelanto por
$70000.- estan en curso.Gracias Paola!Saluditos!Irene

Dra. Irene Rubel

Investigador Adjunto CONICETFacultad de Ingenieria UNICEN, Olavarria
Prof. Adj. Facultad de Agronomia UNICEN, AzulTE / FAX: +54-02284-451-055 int. 243CEL:
+54-249-467 1515
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