
De
: Viviana Rahhal <vrahhal@fio.unicen.edu.ar>
Asunto
: Re: solicitud de desembolso

Para
: MARIA PAOLA MOIZZE <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>

Zimbra: pmoizze@rec.unicen.edu.ar

Re: solicitud de desembolso

vie, 08 de abr de 2022 11:31

Bueno que sean 40.000$

Graicas

El 8/4/2022 a las 11:29, MOIZZE, MARIA PAOLA escribió:
> Hola Viviana como estas
>
> si estas con proximos gastos podrias solicitar un poco mas asi tenes los
fondos
> decime
>
> --------------------------------------------
>                                             
> Cra Paola Moizze
>
> Unidad Administradora
> Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología
> UNCPBA- Campus Universitario
>
> 249 4385540 int 1524
>
> Domicilio legal calle Pinto 399
> Tandil (7000)
>
>                                          " Lo Esencial es Invisible a los
ojos"
>
> ----- Mensaje original -----
> De: "Viviana Rahhal" <vrahhal@fio.unicen.edu.ar>
> Para: "pao" <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>
> Enviados: Viernes, 8 de Abril 2022 10:56:34
> Asunto: solicitud de desembolso
>
> Hola Paola te solicito si me podes hacer una nueva transferencia de $
> 20.000, que supongo se te traspapeló.
>
> Saludos y Graicas
>
> Viviana Rahhal
>
> -------- Mensaje reenviado --------
> Asunto: 	 boleta y comprobante de trasnferencia
> Fecha: 	 Wed, 30 Mar 2022 17:08:21 -0300



> De: 	 Viviana Rahhal <vrahhal@fio.unicen.edu.ar>
> A: 	 MOIZZE, MARIA PAOLA <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>
>
>
>
> Estimada Paola adjunto nueva factura por una compra y el correspondiente
> comprobante de la trasnferencia.
>
> Tambien te solicito un nuevo desembolso de $ 20.000 porque ya me queda
> poquito (como $ 1.000).
>
> Gracias.
>
> Viviana


