Zimbra: jgonzalez@rec.unicen.edu.ar

RV: cotizacion

De : facturacion@matelec.com.ar
Asunto : RV: cotizacion

Para : compra tsi 2045 2025
<compra_tsi_2045_2025@rec.unicen.edu.ar>

mar, 08 de abr de 2025 16:14
#72 ficheros adjuntos



De: facturacion@matelec.com.ar <facturacion@matelec.com.ar>
Enviado el: lunes, 7 de abril de 2025 17:17

Para: 'jroglich@rec.unicen.edu.ar' <jroglich@rec.unicen.edu.ar>
Asunto: cotizacion

Buenas tardes! Te envio adjunta la cotizacidn por el listado solicitado
Cualquier duda o consulta quedamos a disposicién!

Un abrazo!

Diego Kruger

2494 444445/6/7
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Pcia. de Buenos Aires
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