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Zimbra: pmoizze@rec.unicen.edu.ar

Solicitud de fondos

De : Irene Rubel <irerubel@yahoo.com.ar> mar, 05 de sep de 2023 11:07
Asunto : Solicitud de fondos

Para : MARIA PAOLA MOIZZE
<pmoizze@rec.unicen.edu.ar>

Responder a : Irene Rubel <irerubel@yahoo.com.ar>

Hola Paola, Gracias por tu respuesta.

Por favor solicito el monto de $14.000.- para el pago
de inscripcion a Congreso, como IR del Proyecto PICT-2019-1220. Anteriormente hice el envio
del comprobante de transferencia, del pago del Congreso, para su registro como rendicion.
Cualquier cosa que no lo hayan recibido, avisame. Muchas gracias!

Irene

Dra. Irene Rubel

Investigadora Asistente CONICET

Depto. Ingenieria Quimica y Tecnologia de los Alimentos
Facultad de Ingenieria UNICEN, Olavarria

Prof. Adj. Facultad de Agronomia UNICEN, Azul
TE / FAX: +54-02284-451-055 int. 243
CEL: +54-249-467 1515

El martes, 5 de septiembre de 2023, 10:20:44 ART, MOIZZE, MARIA PAOLA
<pmoizze@rec.unicen.edu.ar> escribio:

Hola Irene como estas

no tengo una solicitud de fondos, solo veo cuando te digo loq te queda disponible,
para iniciar trmaites de pago siemprte debemos hacerlo con la solicitud del IR, si me la
enviaste no la estoy encontrando, por favor mandamela

saludos cordiales

Paola
Cra Paola Moizze
Unidad Administradora

Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnologia
UNCPBA- Campus Universitario
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----- Mensaje original -----

De: "Irene Rubel" <irerubel@yahoo.com.ar>

Para: "pao" <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>

Enviados: Martes, 5 de Septiembre 2023 9:50:05

Asunto: Re: Presentacion de factura y comprobante de transferencia CYTAL 2023

Hola Paola! Cdmo estas?, Te consulto por el reintegro de esta rendicién, no me llego el
aviso, ni tampoco encuentro ingresado el pago... Puede ser que todavia no haya
ingresado?Bueno, gracias por el aviso!Saludos,

Irene

El martes, 8 de agosto de 2023, 12:01:31 ART, Irene Rubel <irerubel@yahoo.com.ar>
escribio:

Uh perddn! aqui te envio los adjuntos.Gracias por la informacion!, te vamos avisando si
necesitamos! Saluditos,Irene

Dra. Irene Rubel
Investigadora Asistente CONICETDepto. Ingenieria Quimica y Tecnologia de los

Alimentos Facultad de Ingenieria UNICEN, OlavarriaProf. Adj. Facultad de Agronomia
UNICEN, AzulTE / FAX: +54-02284-451-055 int. 243CEL: +54-249-467 1515

El martes, 8 de agosto de 2023, 11:17:53 ART, MOIZZE, MARIA PAOLA
<pmoizze@rec.unicen.edu.ar> escribio:

Hola Irene buen dia
falta el adjunto jaja

tenes disponible fondos por $134.849 podes solicitar ela delnto g necesites si queres
todo ese saldo
saludos!
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Cra Paola Moizze

Unidad Administradora
Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnologia
UNCPBA- Campus Universitario
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Domicilio legal calle Pinto 399
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" Lo Esencial es Invisible a los o0jos"

----- Mensaje original -----

De: "Irene Rubel" <irerubel@yahoo.com.ar>

Para: "pao" <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>

Enviados: Martes, 8 de Agosto 2023 10:30:32

Asunto: Presentacion de factura y comprobante de transferencia CYTAL 2023

Buen aia Paola, Te envio la factura y comprobante de transferencia del pago del Congreso,
para su reintegroAguardo tus comentarios,Gracias, saluditos!Irene

Dra. Irene Rubel

Investigadora Asistente CONICETDepto. Ingenieria Quimica y Tecnologia de los
Alimentos Facultad de Ingenieria UNICEN, OlavarriaProf. Adj. Facultad de Agronomia
UNICEN, AzulTE / FAX: +54-02284-451-055 int. 243CEL: +54-249-467 1515

————— Mensaje reenviado ----- De: Irene Rubel <irerubel@yahoo.com.ar>Para: MARIA
PAOLA MOIZZE <pmoizze@rec.unicen.edu.ar>Enviado: miércoles, 2 de agosto de 2023,
10:52:47 ARTAsunto: Consulta de solicitud de adelanto
Buen dia, Paola! Como va todo? Espero que bien!!Sabes que necesitaria pagar la
inscripcion a un Congreso, el costo es de $14.000.-, podria pedir un adelanto?Aguardo tu
comentario,Saluditos,Irene

Dra. Irene Rubel
Investigadora Asistente CONICETDepto. Ingenieria Quimica y Tecnologia de los

Alimentos Facultad de Ingenieria UNICEN, OlavarriaProf. Adj. Facultad de Agronomia
UNICEN, AzulTE / FAX: +54-02284-451-055 int. 243CEL: +54-249-467 1515
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