Zimbra: cecilia.behotas@rec.unicen.edu.ar

FACTURA

De : Carlos ortega <Carlos.Ortega@aitenea.es> jue, 24 de jun de 2021 14:15
Asunto : FACTURA
Para : cecilia behotas <cecilia.behotas@rec.unicen.edu.ar>
CC : Ignacio Ponzoni <iponzoni@gmail.com>

Buenas tardes Cecilia.

Con fecha de hoy hemos ordenado la transferencia de la factura recibida.
Te ruego me u firmes una vez recibas el dinero.

Un cordial saludo.

Carlos Ortega
Altenea Biotech, SL



Zimbra: cecilia.behotas@rec.unicen.edu.ar

Factura UNCPBA

De : Cecilia Behotas <cecilia.behotas@rec.unicen.edu.ar> vie, 18 de jun de 2021 13:54
Asunto : Factura UNCPBA #72 ficheros adjuntos

Para : Carlos Ortega <Carlos.Ortega@aitenea.es>, manuel
hernandez <manuel.hernandez@aitenea.es>

CC : Patricia Canevello <patricia.canevello@gmail.com>,
Ignacio Ponzoni <ip@cs.uns.edu.ar>, mariajimena
martinez
<mariajimena.martinez@isistan.unicen.edu.ar>

Estimados, adjunto la factura de la Universidad Nacional del Centro de 1la
Pcia. Bs. As. y el formulario con los datos bancarios correspondientes para
transferencia Bancaria:

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Cuit: 30-58676141-9

Pinto 399 Tandil

Banco de Galicia

Cuenta Corriente Especial $ 9750287-7 105-2

Solicito me informen a este mail cuando se realice el pago, estamos en
contacto, gracias desde ya,

Maria Cecilia Behotas
Unidad Funcional Administradora
SECAT-UNCPBA
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